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S o lucio n es de Cali dad

  CDAD DE PROP. GARAJE KEYMARE
CL HOLANDA,4
04009-ALMERIA 

A/A.: Cristina tlf.: 950804734
GComunidades administración de Fincas
Email: gcomunidades@hotmail.com




Almerìa, a 12 de abril de 2021
PRESUPUESTO Nº.- 5000080421
[image: logolimp]
ANEXO A PRESUPUESTO LIMPIEZA INICIAL Nº 1932

DESCRIPCIÒN DE ACTUACIÒN DE LIMPIEZA:

FRECUENCIA:
SERVICIO DE LIMPIEZA QUINCENAL:0:50 h, + 0:50 h,

· Barrido de rampa.
· Retirada de la suciedad mas significativa en suelo de garaje (papeles, colillas,..etc)
· Retirada de bolsas en papeleras y su reposición.
· Limpieza de cajas de arena
· Desempolvado de extintores, papeleras y barandas.

SERVICIO DE LIMPIEZA SEMESTRAL: 6:00 h,

· Limpieza con Aspiradora Industrial de suelo de garaje.
· Limpieza de puertas de acceso a edificios.
· Limpieza de puerta de entrada y salida de vehículos.
· Desempolvado de barandas, extintores, poyetes, interruptores.
· Desempolvado de tubos

SERVICIO DE LIMPIEZA ANUAL:11:00 h,

· Fregado de suelo garaje, con maquinaria industrial.
· Fregado de puerta de entrada y salida de vehículos.

IMPORTE MENSUAL	50,69 € 
El I.V.A. se incrementarà al emitir la correspondiente factura.
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. Se incluye mano de obra, utensilios y productos, S.S, S.R.C.  y S.P.


De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de LIMPIEZAS INDÁLICAS DE ALMERÍA S.L., y solo se utilizarán para el cumplimiento de la prestación del servicio solicitado, incluyendo cualquier tipo de solicitud, formulario o cesiones estrictamente necesarias para la ejecución de los productos o servicios contratados por usted. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales.Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y revocación de los consentimientos y autorizaciones concedidas dirigiéndose a nuestra empresa a través de la dirección de correo electrónico administracion@limpiezasindalicas.com e indicando textualmente en el asunto: “El ejercicio del derecho solicitado seguido de su nombre completo”.Por último indicarle que la información adicional relativa a la Política de Protección de Datos estará disponible físicamente en nuestro centro de trabajo y/o publicada en nuestra página web.
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Asunto Fuwd: AMPLIACION SERVICIOS GARAJE KEYMARE 09/04/2021 1320

- mi <controldegeston@lmpiezssindslicas com>

Fecha:Fri, 9 Apr 2021 08:01:45 +0000

De:Cristina Pérez <gcomunidades@hotmail.com>
Para:Responsable - Limpiezas Indalicas <carmen.segovia@limpiezasindalicas.com>

Buenos dias Carmen.
Aceptamos el presupuesto que nos pasas para el garaje ya que entendemos que es necesario una limpieza més acorde con las necesidades existentes.
Un saludo.
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Cristina Péreg Sincheg
Colegiada n® 35.485

o/ Holanda, 2 2.1.E

04009 Almeria

Tifnos: 950804734 - 637622197

Este menssje v exclusivamente dirigido 31 destinatario indicado, siendo I3 infomacién contenida en el mismo de cardster resiingido o confidencial. Esté prohibido el uso irecto o indirecto del mismo, o sutoizdndose su publicacion, eproducide, disrbucidn o retransmisién, fotal o parcial. Si ha recibido este mensaje por emo: Ie ogamos Io pong en nuesiro conociniento inmedistaments, por
‘esta misma ia. Grisina Pérez Sinchez G COMUNDADES o e responsable de que feroeras personas puedan legar a conoser ol contenido del presente mensaje duranfe su tansision.

En cumplimiento de Ia Ley rgénica de proteccién de Datos Personales e infomamos que Cristina Pérez Sanchez G COMUNDADES e responsable de ficheros de dafos personales que estén scfualmente inscritos en o Regisiry General de Protecsién de Datos Personles, d consulta piblcs en wuagpd ez

Asi mismo  en cumplimiento o los siculos 15y 16 de 13 LOPD fe infomamos que usted pusde oponeres sl staniento d sus datos personales dingiéndose por esonto § on copia gl NLF. 3 G COMUNDADES Gristina Farez Sénchez e/ Holands, 2 1°€ 04003 Almeria

De: Responsable - Limpiezas Indalicas <carmen.segovia@limpiezasindal
Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 16:40

Para: gcomunidades@hotmail.com
Asunto: AMPLIACION SERVICIOS GARAJE KEYMARE

Buenas tardes, Cristina:

adjunto presupuesto con las periodicidades que considero necesarias, comentarte que la limpiadora hace ¢l cambio de bolsas mensualmente y en presupuesto esta reflejado bimestral. Ella me informa que mensvalmente se encuentra las papeleras muy desbordadas y s por ese motivo que he
reflejado un servicio quincenal.

Si necesitas alguna aclaracién no dudes en llamarme.

) (8) Panel Para hoy v
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